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Assunto  Fwd: Re: Fwd: A 3 - CREA/PB - DISPENSA ELETRONICA l
90021/2024 - SOLICITACAO ESCLARECIMENTOS - SEGURO Al e e 1y e
VIDA EM GRUPO foUNoCUoZ

De <licitacaocreapb@creapb.org.br>
Para <licitacao@flanci.com.br>
Data 2024-12-30 11:59

Prioridade Alta

———————— Mensagem original --------

Assunto: Re: Fwd: A 3 - CREA/PB - DISPENSA ELETRONICA 90021/2024 - SOLICITACAO ESCLARECIMENTOS - SEGURO
VIDA EM GRUPO

Data: 2024-12-23 15:07

De: Jodo Gomes da Fonseca <joaogomes@creapb.org.br>

Para: Nestor <nestor@creapb.org.br>, licitacaocreapb@creapb.org.br

Segue as informag¢des solicitadas:
1 - Por cumprimento a LGPD, ndo podemos atender esta solicitacdo;

2 - Sim, ha 01 aposentado por invalidez, por cumprimento a LGPD, nao
podemos dar mais informagodes;

3 - A seguradora atual é a UNIMED SEGURADORA S/A;

4 - Valor da ultima fatura - 2.712,00, para 97 vidas;
5 - Sim;

6 - Nao houve sinistro nos ultimos 24 meses;

7 - Nao houve sinistro;

8 - Sim;
9 - Sim;
10 - Sim;

11 - O indice sera o IPCA/IBGE ou outro que vier a substitui-lo.
12 - O pagamento sera mensal;

13 - Nao havera a incidéncia de IOF.

14 - Sim, no percentual de 7,05% (IN 1234/2012)

15 - Vide Edital.

16 - CNPJ para emissao da apdlice - 08.667.024/0001-00
Atenciosamente,

Joao Gomes.
STRA, CREA PB.

Em 2024-12-18 08:44, nestor@creapb.org.br escreveu:

Bom dia!

Para conhecimento e providéncias.

30/12/2024, 11:59
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Att;

Nestor Leal Almeida
Gerente Administrativo
Mat. 296

———————— Mensagem original --------

Assunto: Fwd: A 3 - CREA/PB - DISPENSA ELETRONICA 90021/2024 -
SOLICITACAO ESCLARECIMENTOS - SEGURO VIDA EM GRUPO

Data: 2024-12-17 14:19

De: licitacaocreapb@creapb.org.br

Para: Nestor <nestor@creapb.org.br>

———————— Mensagem original --------

Assunto: A 3 - CREA/PB - DISPENSA ELETRONICA 90021/2024 -

SOLICITACAO ESCLARECIMENTOS - SEGURO VIDA EM GRUPO

Data: 2024-12-16 12:39

De: Dayane Peixoto <dayane.peixoto@flanci.com.br>

Para: "licitacaocreapb@creapb.org.br" <licitacaocreapb@creapb.org.br>
Cépia: Licitacao <licitacao@flanci.com.br>

Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde.

Com o intuito de participarmos da Dispensa Eletrdnica em referéncia,
solicito por gentileza, os seguintes esclarecimentos:

1) Por se tratar de um seguro de vida em grupo precisamos da relagao
de vidas em excel contendo as datas de nascimento.

2) Ha afastados/aposentados por invalidez? Caso positivo informar
data

de nascimento e CID.

3) Seguradora atual

4) Prémio da ultima fatura bem como para quantas vidas.

5) Devemos considerar o total de numero de vidas informadas no edital
como mensal ou anual?

6) Sinistralidade dos ultimos 24 meses incluindo o ano de 2024
(informar indeniza¢do paga por ano).

7) Se houve sinistro, informar quantidade, tipo (invalidez, morte) e
valores.

8) 0 Orgdo Publico estd ciente que a liquidacdo de sinistros

sera

de até 30 dias, apds entrega de toda a documentagao solicitada

pela

Seguradora, conforme CIRCULAR SUSEP N¢ 667, DE ©4 DE JULHO DE 2022?

9) Os segurados possuem convénio médico/plano de saulde?
10) As coberturas e capitais solicitados sdo as mesmas da apdlice
vigente?

11) Qual indice podemos utilizar para reajuste contratual a cada 12
meses?

12) O pagamento do seguro serd unico ou mensal?
13) O 6rgdo é isento de IOF para a contratacdo de seguro?

14) Ha retenc¢do de imposto no prémio que serd pago a Seguradora?

Se sim, qual percentual?

15) Como serd a disputa dos lances (valor por vida, valor mensal ou
valor global)?

16) Em qual CNPJ serd emitida a apdlice?
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Aguardamos retorno!

Atenciosamente,

30of3 30/12/2024, 11:59



