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Assunto Fwd: Re: Fwd: INFORMAGCOES SOBRE DISPENSA

ELETRONICA 90021/2024 SEGURO DE VIDA rgumdcuba
De <licitacaocreapb@creapb.org.br>
Para <licitacao@radiscorretora.com.br>
Data 2024-12-30 11:54

Prioridade Alta

Prezados,
Segue as respostas ao solicitado.
Comissdo de Contratacao.

Segue as informag¢des solicitadas:

1 - A Seguradora atual é a UNIMED SEGURADORA S/A;

N
1

Valor da ultima fatura: 2.712,00;
3 - N3o houve sinistro no Ultimo ano;

4 - Por cumprimento a LGPD, nao podemos atender a solicita¢ao desse
item.

Atenciosamente,

Joao Gomes.
STRA, CREA PB.

Em 2024-12-18 08:47, nestor@creapb.org.br escreveu:

Bom dial!
Para conhecimento e providéncias.

Att;
Nestor Leal Almeida
Gerente Administrativo
Mat. 296

———————— Mensagem original --------

Assunto: Fwd: INFORMACOES SOBRE DISPENSA ELETRONICA 90021/2024
SEGURO DE VIDA

Data: 2024-12-17 14:18

De: licitacaocreapb@creapb.org.br

Para: Nestor <nestor@creapb.org.br>

———————— Mensagem original --------

Assunto: INFORMAGOES SOBRE DISPENSA ELETRONICA 90021/2024 SEGURO DE
VIDA

Data: 2024-12-17 11:28

De: Radis Seguros Publicos <licitacao@radiscorretora.com.br>

Para: "licitacaocreapb@creapb.org.br™ <licitacaocreapb@creapb.org.br>

Bom dia
Prezado S.r. Pregoeiro

Solicito esclarecimentos quanto ao edital em questdo. Segue abaixo
relacao de perguntas:
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* Qual a seguradora atual?

* Qual o valor pago pela sua ultima apdlice?

*

Teve algum sinistro de no ultimo ano? Se sim, qual a cobertura
acionada
e qual o valo indenizado?

*

Qual a relagao de vidas ? nome completo e CPF , para fins de
andlise
de risco da Seguradora.

Certos de sua compreensao, agradecemos a aten¢do, e aproveitamos o
ensejo para expressar nossos votos de estima, apreco e
consideracao.

Atenciosamente

Rafael Vasconcelos

Consultor de Seguros
Negdécios Publicos

licitacao@radiscorretora.com.br
(51) 99955-4462 [1 [1]]

_RADIS CORRETORA DE SEGUROS_
www.radiscorretora.com.br [2] [2 [3]]

Empresa Especializada em Seguros para o Setor Publico

[1] bhttps://api.whatsapp.com/send?phone=5551999554462

[2] https://www.radiscorretora.com.br/

[1] https://api.whatsapp.com/send?phone=5551999554462
[2] http://www.radiscorretora.com.br
[3] https://www.radiscorretora.com.br/
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