
Assunto RES: Re: Fwd: A 3 - CREA/PB - DISPENSA ELETRÔNICA
90021/2024 - SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS - SEGURO
VIDA EM GRUPO

De Dayane Peixoto <dayane.peixoto@flanci.com.br>

Para licitacaocreapb@creapb.org.br <licitacaocreapb@creapb.org.br>,
Licitacao <licitacao@flanci.com.br>

Data 2025-01-02 09:40

Prezado João, bom dia.

Reitero o e-mail abaixo.

Ressalto que sem a relação das datas de nascimento não será possível nossa participação.

Fico no aguardo!
Atenciosamente,

De: Dayane Peixoto <dayane.peixoto@flanci.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 14:56
Para: licitacaocreapb@creapb.org.br; Licitacao <licitacao@flanci.com.br>
Assunto: RES: Re: Fwd: A 3 - CREA/PB - DISPENSA ELETRÔNICA 90021/2024 - SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS -
SEGURO VIDA EM GRUPO

Prezado João, boa tarde.

Agradeço o retorno!

A respeito da relação de vidas, ressalto que o envio das datas de nascimento é imprescindível para precificação do
seguro de vida em grupo.

Não há necessidade de envio de nenhuma informação pessoal dos segurados. Precisamos somente das datas de
nascimento e sexo.

Aguardamos retorno para que possamos viabilizar nossa par�cipação no certame.

Atenciosamente,
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-----Mensagem original-----
De: licitacaocreapb@creapb.org.br <licitacaocreapb@creapb.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 12:00
Para: Licitacao <licitacao@flanci.com.br>
Assunto: Fwd: Re: Fwd: A 3 - CREA/PB - DISPENSA ELETRÔNICA 90021/2024 - SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS -
SEGURO VIDA EM GRUPO
Prioridade: Alta

-------- Mensagem original --------
Assunto: Re: Fwd: A 3 - CREA/PB - DISPENSA ELETRÔNICA 90021/2024 - SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS - SEGURO
VIDA EM GRUPO
Data: 2024-12-23 15:07
De: João Gomes da Fonseca <joaogomes@creapb.org.br>
Para: Nestor <nestor@creapb.org.br>, licitacaocreapb@creapb.org.br

Segue as informações solicitadas:

1 - Por cumprimento à LGPD, não podemos atender esta solicitação;

2 - Sim, há 01 aposentado por invalidez, por cumprimento a LGPD, não podemos dar mais informações;

3 - A seguradora atual é a UNIMED SEGURADORA S/A;

4 - Valor da úl�ma fatura - 2.712,00, para 97 vidas;

5 - Sim;

6 - Não houve sinistro nos úl�mos 24 meses;

7 - Não houve sinistro;

8 - Sim;

9 - Sim;

10 - Sim;

11 - O índice será o IPCA/IBGE ou outro que vier a subs�tuí-lo.

12 - O pagamento será mensal;

13 - Nao haverá a incidência de IOF.

14 - Sim, no percentual de 7,05% (IN 1234/2012)

15 - Vide Edital.

16 - CNPJ para emissão da apólice - 08.667.024/0001-00

Atenciosamente,
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João Gomes.
STRA, CREA PB.

Em 2024-12-18 08:44, nestor@creapb.org.br escreveu:

> Bom dia!
>
> Para conhecimento e providências.
>
> A�;
> Nestor Leal Almeida
> Gerente Administra�vo
> Mat. 296
>
> -------- Mensagem original --------
> Assunto: Fwd: A 3 - CREA/PB - DISPENSA ELETRÔNICA 90021/2024 -
> SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS - SEGURO VIDA EM GRUPO
> Data: 2024-12-17 14:19
> De: licitacaocreapb@creapb.org.br
> Para: Nestor <nestor@creapb.org.br>
>
> -------- Mensagem original --------
> Assunto: A 3 - CREA/PB - DISPENSA ELETRÔNICA 90021/2024 - SOLICITAÇÃO
> ESCLARECIMENTOS - SEGURO VIDA EM GRUPO
> Data: 2024-12-16 12:39
> De: Dayane Peixoto <dayane.peixoto@flanci.com.br>
> Para: "licitacaocreapb@creapb.org.br" <licitacaocreapb@creapb.org.br>
> Cópia: Licitacao <licitacao@flanci.com.br>
>
> Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde.
>
> Com o intuito de par�ciparmos da Dispensa Eletrônica em referência,
> solicito por gen�leza, os seguintes esclarecimentos:
>
> 1) Por se tratar de um seguro de vida em grupo precisamos da relação
> de vidas em excel contendo as datas de nascimento.
>
> 2) Há afastados/aposentados por invalidez? Caso posi�vo informar data
> de nascimento e CID.
> 3) Seguradora atual
> 4) Prêmio da úl�ma fatura bem como para quantas vidas.
>
> 5) Devemos considerar o total de número de vidas informadas no edital
> como mensal ou anual?
> 6) Sinistralidade dos úl�mos 24 meses incluindo o ano de 2024
> (informar indenização paga por ano).
>
> 7) Se houve sinistro, informar quan�dade, �po (invalidez, morte) e
> valores.
>
> 8) O Órgão Público está ciente que a liquidação de sinistros será de
> até 30 dias, após entrega de toda a documentação solicitada pela
> Seguradora, conforme CIRCULAR SUSEP Nº 667, DE 04 DE JULHO DE 2022?
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>
> 9) Os segurados possuem convênio médico/plano de saúde?
> 10) As coberturas e capitais solicitados são as mesmas da apólice
> vigente?
>
> 11) Qual índice podemos u�lizar para reajuste contratual a cada 12
> meses?
>
> 12) O pagamento do seguro será único ou mensal?
> 13) O órgão é isento de IOF para a contratação de seguro?
>
> 14) Há retenção de imposto no prêmio que será pago à Seguradora?
> Se sim, qual percentual?
> 15) Como será a disputa dos lances (valor por vida, valor mensal ou
> valor global)?
>
> 16) Em qual CNPJ será emi�da a apólice?
>
> Aguardamos retorno!
>
> Atenciosamente,
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